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RES: Re: Fwd: Esclarecimento pregéo 68/2022

De Sheila Sabim - LicitagBes <licitacao@novvalight.com>
Para ‘Licitagdes e Contratos' <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>, <assessor.juridico@marmeleiro.pr.gov.brs
Data 27-07-2022 09:04

Bom dia prezados,

Na realidade ndio encontramos mais nenhum documento no compras.goy, além do edital. Sendo assim, gostariamos apenas de saber com guantos

pinos para tomada relé podemos elaborar nossa proposta, i que ndo consta no termo de referéncia.

Podem nos fornecer essa informacdo?

Atenciosamente.

Sheila SabrinaSabim

Licitacbes e Contratos

. (43)32911559 ¢ nowvalight.com.br
Parana Séo Paule Minas Gerais
(43332911530 {11 3385-7472 (351 3434-1580

De: Licitagdes e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.or>
Enviada em: terca-feira, 26 de julho de 2022 16:51

Para: licitacao@®novvalight.com

Assunto: Fwd: Re: Fwd: Esclarecimento pregio 68/2022

Boa tarde, segue abaixo resposia do Departamento solicitante. para o pedido de esclarecimento do Pregio 068/2022.

Alenciosamente,
Setor de Licitacdes
Tel (46) 3325-8107 7/ 35258108

-------- Mensagem original -----eev

Assunto:Re: Fwd: Esclarecimento pregio 68/2022
Data:26-07-2022 16:36
De:"assessorjuridico@marmeleiro.pr.gov.br” <assessorjuridico@marmeleiro.pr.gov.br></assessor.juridico@marmeleiro.pr.eov.br>
Para:licitaghes e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.hro</licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Prezados;

Com inclusio dos projetos ao processo licitatdrio entendemos que os esclavecimentos estardo supridos.
Caso ainda, ocorra dividas estaremos a disposiclo para atendé-los.

Al

Ern 26-07-2022 08:48, Licitacdes ¢ Contratos escrevew:




Re: RES: Re: Fwd: Esclarecimento pregao 68/2022 ¢
De LicitagGes e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br> >
Para Sheila Sabim - Licita¢8es <licitacaoc@novvalight.com>
Data 27-07-202209:18

tacoes. phpZmodalidade=3 ). Pregdo 008/2022,

Bom dia. esta no site da Prefeitura Municipal { hip:/wwwamarmeleiraprgov,

Atenciosamente,
Setor de Licitages
Tel (46) 3525-8107 / 3525-8105

Em 27-07-2022 09:04, Sheila Sabim - Licitagdes escreveu:




RES: RES: Re: Fwd: Esclarecimento pregio 68/2022

De Sheila Sabim - Licitagdes <licitacao@novvalight.com>
Para ‘Licitagtes e Contratos’ <licitacaoc@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 27-07-2022 1519

Prioridade Mais alta

Boa tarde prezados,

Verificamos os documentos inclufdos no site informado, porém continuamos com ddvida quanto a informagdo da quantidade de pinos para tomada

relé,

Podem nos informar por gentileza, para elaboracio da proposta.

Atte,

ShellaSabrinaSabim
 Licitacbes e Contratos

{41) 32911559 novvalight.com.by
Parand Sao Paule Minas Gerais
41132911530 (121 3385-747< {3513434-1

De: LicitacBes e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.or>
Enviada em: quarta-feira, 27 de julho de 2022 09:18

Para: Sheila Sabim - Licitages <licitacao@novvalight.coms
Assunto: Re: RES: Re: Fwd: Esclarecimento pregio 68/2022

Bom dia, estd no site da Prefeitura Municipal (i

3). Pregdo 008/2022.

Arenciosamente,
Setor de Licitacdes
Tel (46) 3525-8107 / 3325-8105

my 27-07-2022 09:04, Sheila Sabim - Licitacdes escreven:

Born dia prezados,

Na realidade ndo encontramos mais nenhum documento no compras.gov. além do edital. Sendo assim, gostarfamos apenas de saber com quantos

pinos para tomada relé podemos elaborar nossa proposta, ja que niio consta no terma de referéncia.

Podem nos formecer essa informacio?

Atenciosamente.




Fwd: Re: Fwd: RES: RES: Re: Fwd: Esclarecimento pregdo 68/2022 37

De Licitagbes e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br=
Para <licitacao@novvalight.com>
Data 27-07-2022 1626

Prioridade Mais alta

Boa tarde. segue abaixo resposta ao pedido de esclarecimento do Pregio 068/2022.

Atenciosamente,
Sctor de Licitacdes
Tel (46) 3325-8107 7 3525-8105

~~~~~~~~ Mensagem original =saewee-

Assunto;Re: Fwd: RES: RES: Re; Fwd:
Data:  27-07-2022 16:09

De: "assessorjuridico

clarecimento pregio 6872022

narmeleiro.pr.sov.br” <assessorjuridicof
g k=

marmeleiro.pr.gov.br</assessor juridico@marmeleivo.prgov.br>

Para:  Licitagdes ¢ Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.govbes<licitacan@manmeleiro pr.gov.br

Boa tarde, en confato com o responsavel wenico que elaborou os projetos téenicos, foi-nos informado que sdo 3 (rés) a quaniidade de pinos para

tomada relé.
AL,

Ern 27-07-2022 15:50, Licitagdes ¢ Contralog escreveu:

Atenciosamente,
Setor de Licitacoes
Tel (46) 3525-8107 7 3525-8108

Assunto:RES: RES: Re: Fwd: Esclarccimento pregio 68720722
Data:  27-07-2022 15:31

De: Sheila Sabirm - Licitagdes <licitacaoignovvalight.com></licitacaoiinovvalight.com>

Para:  Licitacdes ¢ Contratos’ <liciacaopmarmeleiro.pr.gov.br=<liciacao@marmeleiro. pr.gov.bre




RES: Re: Fwd: RES: RES: Re: Fwd: Esclarecimento pregéo 68/2022

De Sheila Sabim - Licitagdes <licitacao@novvalight.com>
Para ‘Licitagbes e Contratos' <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 27-07-2022 16:39

Prioridade Mais alta

Boa tarde,

Tendo em vista que recebemos tal informagdo apenas nesse momento, gostariamos de solicitar a prorrogacio do certame.

Atte,

Sheila SabrinaSabim

LicitacGes e Contratos

©. 141)32911559

: nowvalight.combr

Parana o S&o Paulo Minas Gerais

413291 1356 111} 3385-7 {(35) 343415580

ustertdvel Assing noiss

-

Evitames o usc excasshaz de papel selo zropdsize da 2fciencie

nevasletter = entenda oo

De: Licitagdes e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Enviada enw: quarta-feirg, 27 de julho de 2022 16:26

Para: licitacao@novvalight.com

Assunto: Fwd: Re: Fwd: RES: RES: Re: Fwd: Esclarecimento pregio 68/2022
Prioridade: Alta

Boatarde, segue abaixo resposta ao pedido de esclarecimento do Pregho 06872022,

Atenciosamente,
Setor de Licitagdes
Tel (46) 3525-8107 7 3525-8105

Assunto:Re: Fwd: RES: RES: Re: Fwd: Esclarecimento pregdo 68/2022
Data:27-07-2022 16:09
De:"assessorjuridico@marmeleiro.pr.gov.br" <assessorjuridico@marmeleiro.pr.gov.br></assessorjuridico@marmeleiro.pr.gov.br>
Para:LicitagBes e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br»</licitacao@marmeleiro.pr.gov.brs>

Bou tarde, em contato cor o responsivel téenico que elaboron os projetos enicos, foi-nos nformado que s3o 3 (trés) 4 quaniidade de pinos para

tomutda relé.
Att.

Lm 27-07-2022 15:50. Licitagdes ¢ Contratos escreveu:

Atenciosantente,
Sctor de Licitagdes
Tel (46) 35325-8107 7 3525-8108

~~~~~~~~ Mensagem original v
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Fwd: Re: Fwd: RES: Re: Fwd: RES: RES: Re: Fwd: Esclarecimento pregao 68/2022

De LicitagBes e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br> )
Para <licitacao@novvalight.coms>
Data 27-07-202217:08

Prioridade Mais alta

Bow tarde, abaixo resposta do sctor responsavel.

Atenciosamente,
Scror de Licitacdes
Tel (461 3525-8107 / 3525-8105

Assunto:Re: Fwd: RES: Re: Fwd: RES: RES: Re: Fwd: Esclareciniento pregiio 6872022
Data:  27-07-2022 16:59

De: “assessorjuridicoi@marmeleiro.pr.gov.br® <assessorjuridico

@marmeleiro.pr.gov.bre</assessor juridico@manneleivo.pr.gov.be»

Para:  Licitagdes ¢ Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.bes</licitacao@marmeleivo.pr.gov. b

Boa tarde, infelizmente de acordo com os prazos contidos no Edital, serd mantido o pregio.

Em 27-07-2022 16:49, LicitacBes ¢ Contratos escreveu:

Atenciosamente.
Setor de Licitagdes
Tel (46 3523-8107 7 3525-R108

Assunto:RES: Re: Fwd: RES: RES: Re: Fwd: Esclarecimento pregfio 6872022
Data:  27-07.2022 16:39

De: Sheila Sabim - Licitagdes <licitacas

gnovvalight.com></licitacaot

snovvalight.coms

Para:  'Licitagdes ¢ Contratos’ <hicitacao@marmeleiro.pr.gov.br</licitacao@@marmeleiro.pr.gov.bis
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